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Maria Yenifer Prada Peña

De: Alejandro Pinzon Bohorquez
Enviado el: martes, 12 de diciembre de 2023 9:46 a. m.
Para: Maria Yenifer Prada Peña; Ivan Javier Gomez Mancera
Asunto: RE: Aval financiero modificación contrato 554 de 2023 orden de compra 105580 

Cordial saludo 
 
Sin observaciones a nivel financiero para continuar con el trámite pertinente. 
 
Atentamente 
 

 
  

ALEJANDRO PINZÓN BOHÓRQUEZ 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

SUBDIRECCIÓN FINANCIERA 

Secretaría General - Alcaldía Mayor de Bogotá 

Tel: (571) 381 3000 Ext. 1855 

 

 
 

De: Maria Yenifer Prada Peña <myprada@alcaldiabogota.gov.co>  
Enviado el: martes, 12 de diciembre de 2023 8:20 a. m. 
Para: Ivan Javier Gomez Mancera <ijgomezm@alcaldiabogota.gov.co>; Alejandro Pinzon Bohorquez 
<apinzon@alcaldiabogota.gov.co> 
Asunto: Aval financiero modificación contrato 554 de 2023 orden de compra 105580  
 
Buenos días.  
Remito documentos para el trámite del asunto.  
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